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Jordi Serra Vega <jordi@fittestfreakest.com> Mon, Apr 15, 2024 at 5:51 PM
To: Administración TSCFO <admin@tscfo.com>, The Startup CFO <info@tscfo.com>
Cc: Rafa Canales <rafa@tscfo.com>, Ana Morales <ana@tscfo.com>, Ivanmercedr83 <ivanmercedr83@gmail.com>

Equipo de The Startup CFO,

Os escribo en esta ocasión para informaros que hemos tomado la decisión de rescindir nuestro contrato con
vosotros. Sirva este correo como preaviso de 30 días, comenzando a partir de la fecha de este e-mail.

En las próximas horas regularizaremos cualquier pago pendiente con vosotros.

Gracias a todo el equipo TSCFO por aceptar el reto de ayudarnos en esta tremendamente compleja etapa pero
especialmente a Rafa Canales por su esfuerzo, conocimiento, trabajo y compromiso en todo momento. También a
Ana Morales y Yaiza Llorente. La dedicación, predisposición y excelente actitud de los tres han sido fundamentales.

Os pido que trabajéis durante este último mes para cerrar todos los proyectos abiertos, cerrar Abril y realizar una
transición eficiente y colaboradora con los nuevos gestores. Esta misma semana os pondré en contacto con ellos
para facilitar esta transición de la manera más fluida posible.

Quedo a vuestra disposición para cualquier duda y para ayudar en este cierre de etapa.

Gracias a todos,
Jordi

—
Jordi Serra Vega
CEO

Rafa Canales <rafa@tscfo.com> Mon, Apr 15, 2024 at 6:12 PM
To: Jordi Serra Vega <jordi@fittestfreakest.com>
Cc: Administración TSCFO <admin@tscfo.com>, The Startup CFO <info@tscfo.com>, Ana Morales <ana@tscfo.com>,
Ivanmercedr83 <ivanmercedr83@gmail.com>

Hola Jordi,

Muchas gracias por tu mensaje. Habiendolo hablado con administración en principio deberíamos de facturar hasta el
15 de mayo. Si te parece bien, lo dejamos en solo la factura de abril. Por lo tanto tedriamos pendiente de cobro la
factura del mes de marzo más la de abril.

Muchas gracias
Rafa
[Quoted text hidden]
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Rafael Canales Ollero
CFO Senior Manager
www.tscfo.com

+34 616 236 016

            

Jordi Serra Vega <jordi@fittestfreakest.com> Tue, Apr 16, 2024 at 9:08 AM
To: Rafa Canales <rafa@tscfo.com>
Cc: Administración TSCFO <admin@tscfo.com>, The Startup CFO <info@tscfo.com>, Ana Morales <ana@tscfo.com>,
Ivanmercedr83 <ivanmercedr83@gmail.com>

Gracias Rafa,

Se agradece mucho el detalle de los 15 días de Mayo, gracias.
Os mando comprobante de pago de Marzo hoy.

Usemos el status de hoy a las 16:00 para organizar el trabajo y el traspaso.

Gracias,
Jordi

—
Jordi Serra Vega
CEO

On 15 Apr 2024, 18:13 +0200, Rafa Canales <rafa@tscfo.com>, wrote:
Hola Jordi,

Muchas gracias por tu mensaje. Habiendolo hablado con administración en principio deberíamos de facturar
hasta el 15 de mayo. Si te parece bien, lo dejamos en solo la factura de abril. Por lo tanto tedriamos pendiente de
cobro la factura del mes de marzo más la de abril.

Muchas gracias
Rafa

El lun, 15 abr 2024 a las 17:51, Jordi Serra Vega (<jordi@fittestfreakest.com>) escribió:
Equipo de The Startup CFO,

Os escribo en esta ocasión para informaros que hemos tomado la decisión de rescindir nuestro contrato con
vosotros. Sirva este correo como preaviso de 30 días, comenzando a partir de la fecha de este e-mail.

En las próximas horas regularizaremos cualquier pago pendiente con vosotros.

Gracias a todo el equipo TSCFO por aceptar el reto de ayudarnos en esta tremendamente compleja etapa pero
especialmente a Rafa Canales por su esfuerzo, conocimiento, trabajo y compromiso en todo momento.
También a Ana Morales y Yaiza Llorente. La dedicación, predisposición y excelente actitud de los tres han sido
fundamentales.

Os pido que trabajéis durante este último mes para cerrar todos los proyectos abiertos, cerrar Abril y realizar
una transición eficiente y colaboradora con los nuevos gestores. Esta misma semana os pondré en contacto
con ellos para facilitar esta transición de la manera más fluida posible.

Quedo a vuestra disposición para cualquier duda y para ayudar en este cierre de etapa.

Gracias a todos,
Jordi
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—
Jordi Serra Vega
CEO
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